Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2
@comuneportoazzurro.li.it>

Inviato: lunedi 23 giugno 2025 08:41

A: protocollo@comuneportoazzurro,|i.it

ol inviata@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: I: Richiesta Preventivo

Allegati: Preventivo 95 del 20-06-2025 Comune di Porto Azzurro.pdf

Da: Qlab by Grafica Quando [mailto:qlabelba@gmail.com]

Inviato: venerdi 20 giugno 2025 17:31

A: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2 @comuneportoazzurro.li.it>
Oggetto: Re: Richiesta Preventivo

Buonasera, |

come da accordi siamo ad inoltrare preventivo per la fornitura di n. 2 cartelli in forex fito A2

saluti
Alessio Anichini

Grafica Quando di Alessio Anichini & C. Sne
Via Mentana 60 - 57037 Portoferraio (LI)

Tel. +39 3298041501 - FB: Grafica Quando
P.IVA e CF. 01781430499 - SDI. MSUXCRI1

Il giorno gio 19 giu 2025 alle ore 16:44 Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro
<lavoripubblici2(@comuneportoazzurro.li.it> ha scritto: : !

i Ciao Alessio,
i

i

« come da accordi ti invio in allegato il file per il preventivo.

Andrebbe stampato su un pannellino di forex (tipo quelli che hai fatto per la Marina), n. copie in formato :
A2.

comune ol PORTO AZZURRO

23 6IY. 2025

;};;@ng...O@ar ol

Fammi Sapere.

e

Grazie.




lab

VISUAL SOLUTIONS

Preventivo
n. 95 del 20/06/2025

Grafica Quando di Alessio Anichini & C. S.n.c.

Via Mentana 60 - 57037 Portoferraio (LI

Tel. +39 329 B041501

e-mail: Qlabelba@gmail.com Pec: Graficaguando®livornopec. it
C.F./P.lva 01781430459 Reg. imprese LI15755%

IBAN: IT53X0704870740000000006756

Destinazione

Comune di Porto Azzurro

IL SEGUENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE FATTURA, LA QUALE SARA EMESSA A PAGAMENTO AVVENUTO

Codice Descrizione

Fornitura pannello in forex da 5 mm f.to A2 conm
applicazione pellicola pve + plastificazione lucida/opaca

Modalita di pagamento Acconto

Quantita Prezzo Sconto Imperto lva
2 € 65,00 € 130,00] 22sp
Tot. imponibile € 130,00
Tot. Iva € 28,60
Tot. documento € 158,60
Iva a carico del cess./committ. € -28,60
Tot. dovuto € 130,00
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