Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici1
@comuneportoazzurro.liit>

Inviato: giovedi 8 maggio 2025 16:42

A: protocollo@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: I: RICHIESTA PREVENTIVO Di SPESA PER N, 5,000 ECOBAG BIO/COMPOSTABIL!

Buonasera, allego alla presente preventive da protocollare.
Grazie

Da: Uff. Marketing - Ibi Piast Srl [mailto:marketing@ibiplast.com]

Inviato: giovedi 8 maggio 2025 16:35

A: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <Iavor|pube|CI1@comuneportoazzurro li.it>
Cc: Ibi Plast Srl <info@ibiplast.com>

Oggetto: |I: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER N. 5,000 ECCBAG BIO/COMPOSTABILI

Buonasera,
comunichiamao che le spese di trasporto sono pari a €. 225,00.
Cordiali saluti.
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Cristina Reguzzoni

IBI PLAST SRR.L.

Via IV Novembre n. 143

21058 ~ Solbiate Olona — VA

Tel. 0331-640340 - Fax. 0331-649930

Da: Uff. Marketing - Ibi Plast Sri

Inviato: mercoledi 7 maggio 2025 09:19

A: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <laveripubblicil@comuneportoazzurro.li.it>
Oggetto: R: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER N. 5.000 ECOBAG BIQ/COMPOSTABILI

Buongiorno,

it prezzo aggiornato per n. 5.000 fodere ECOBAG da cm 95x‘[20 e di€. 0,219/cad.
Caratteristiche invariate rispetto all’ultima fornitura.

Comunicheremo quanto prima le spese di trasporto e facchinaggio.

Cordiali saluti.
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Cristina Reguzzoni

IBI PLAST S.R.L.

Via IV Novemnbre n. 143

21058 - Solbiate Olona - VA

Tel 0331-640340 - Fax. 0331-649930




Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblicil@comuneportoazzurro.li.it>
Inviato: mercoledi 7 maggio 2025 08:57

A: Uff. Marketing - Ibi Plast Srl <marketing@ibiplast.com>

Cc: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER N. 5.000 ECOBAG BIO/COMPQSTABILI

Buongiorno, con la presente si richiede il preventivo di spesa per N. 5.000 Ecobag bio/compostabili
conformi a EN13432 da 140 It., formato cm. 95 x 120, spessore 17,5 my — 21 gr./mq., peso gr. 48 cad. in
attesa di un V3. riscontro, si porgono cordiali saluti.

o o
&f- 21, Q{/f'i’(’/fjﬂ @:'/'/(M'

COMUNE DI PORTO AZZURRO
Area Tecnica - Ulfficio Lavori Pubblici
Lungomare Paride Adami gia
Banchina 1V Novembre n. 19
37036 PORTO AZZURRO (LI}

Tel: +39 0565 921635

Email: lavoripubblici [ comuneportoazzarro. (i it

Pec: lavoripubblicit@pec.comuneportoazzurro. I it

Sito Internet: www.comuneporioazzurro. i it

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il presente messaggio e-mail, e gi allepati allo stesso, sono mdirizzati esclusivamente ai sopgetti indicati come destinatari, sia che si watti di destinatari diretti, sia che si tratti di destinatari
a cui il messaggio & inviato per conoscenza. Salo i sopgetti destinatan, autarizzati alla ricezione, possono effettiare il (ratinmento del preseate messaggio ¢ degli allegati neaché il
tranamenta dei dati in esso contenun. It contenuto del messapgio ¢ deghi allegati pud avere natura confidenziale efo privilegi legali. I dati personali contenuti nel messaggio ¢ negli allegani
devono essere trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE {GDPR) del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.1gs. 101/2018. & pertanto illccito il trattamenta da parte di soggetti non
aularizzal; ed € illecila, in particolare, la comunicazione e la diffusione dei dati personali in viclazione defle disposizioni de} GDPR e della normativa intema di adeguamento. 1l sopgetto
nou destinatario che, per erore, riceva il presente messaggio € lenulo a non leggere, non copiare, non inolirare ¢ non archiviare il messaggio medesimo. E tenuto altrest a darne immediata

comunicazione al mittente, anche inviando un messaggio di ritomo allindirizzo e-mail del mittente medesimo, nonché a eliminare integralmeme il messaggio dal propric sistema
informatice, server e client.



