Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro
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Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2
@comuneportoazzurro,|i.it>

Inviato: mercoled] 19 marzo 2025 13:12

A: protocollo@comuneportoazzurro.|iit

(o] inviata@comuneportoazzurro.i.it

Oggetto: I: Richiesta preventivo attuatore della bocca di carico

Allegati: Attuatore Bocca di Carico 2.jpg; Attuatore Bocca di Carico 1,jpg; 1 RICHIESTA DATI

CLIENTI ITALIA ALE.pdf

Categorie: Categoria rossa

Da: Stefano Elmi [mailto:selmi@mecvel.com]

Inviato: mercoledi 19 marzo 2025 11:41

A: lavoripubblici2@comuneportoazzurro, [iit

Oggetto: |: Richiesta preventivo attuatore della bocca di carico

PP046.0127 ALI3-F/0100/M00/CC-24-59-5000/M0O/IP65/2FC1/FC1/P2/A1/0127 EURO UNIT. 850,00 + IVA

CONSEGNA : 5 SETTIMANE
PAGAMENTO : ALL'ORDINE
IMBALLO ; 10 EURD
TRASPORTO : F.CO BOLOGNA

In caso d'ordine occorre compilare |l module allegato

coMunept PORTO Az i

Dr. Stefano Efmi 19 MAR 2025 i
SALES DEPT. i

TEL, 0514143729 vﬁ@&-{ 06 r
e CELL. 3355395099 Prot{ Q4 et Caﬂct

MECVEL S.R.L.

mecvel.com

Da: Info Mecvel <info@mecvel.com>

Inviate: mercoledi 18 marzo 2025 10:21

A: Stefano Elmi <selmi@mecvel.com>

Dggetto: |: Richiesta preventivo attuatore della bocca di carico

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2 @comuneportoazzurre.lLit>
Inviato: mercoledi 19 marzo 2025 10:20

A: Info Mecvel <info@mecvel.com>
Cec: inviata@comuneportoazzurro.|i.it
DOggetto: |: Richiesta preventivo attuatore della bocca di carico

Questa & la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati che sia qualcuno di cui t fidi,

1



