;:‘-B-‘-":f

Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro \

Da: Ufficio. Lavori.Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2

@comuneportoazzliro.liit> .
Inviato: giovedi 2 gennaio 2025 14:11 !

A protocollo@comuneportoazzurro Ii.it :
Ce: inviata@comuneportoazzurro.li.it .
Oggetto: I: preventivo mezzi scadenza febbraio '
Allegati: preventivo 3.pdf; preventivo 2.pdf 1

Da: Omaelba Portoferraio [mailto:elbaservice @omaelbagroup.it]
Inviato: giovedi 2 gennaio 2025 11:40

A: LAVORIPUBBLICI2@comuneportoazzurro.li.it; Ufficio Lavari Pubblici - Comune di Porto Azzurro ll
<lavoripubblicil@comunepartoazzurro.liit> l
Oggetto: Re: preventivo mezzi scadenza febbraio |

ecco 1 preventivo

I
I
’.
i
Distinti saluti 20 0
« . COMUNE
Riccardo Zamboni MBS PR AZZURFFO

Bosch Car Service |
Tel.0565/917681 Fax 0565/945495 '
Cellulare 348/6022658

Mai[:elbaservice@omaellbagroup.it

Mail:omaelba.portoferraio@email .com

Omacelba stl :
Via Giannutri,18 02 GEN. 2025 \
57037 Portoferraio ' i

P Iva-01072190497 Pl A ct.0b. ca@..l.f,]«

Il giorno gto 2 gen 2025 alle ore 11:05 Omaelba Portoferraio <glbaservice(@omaelbagroup.it> lla scritto:
Buongiomo,

in allegato il preventivo dei mezzi EH792HR e CTS93KT, 1
- la data della revisione & {issata.per il giorno 8/2/25

Distinti saluti

Riccardo Zamboni

Omaelba srl

Via Giannutri,18

© 57037 Portoferraio

i P.Iva-01072190497

. Bosch Car Service

. Tel.0565/917681 Fax 0565/945495

" Celiulare 348/6022658
Mail:elbaservice@omaetbagroup.it

: Mail:omaelba.portoferraio@gmail.com




g ORLLEAL 2] Ervnf

. g d B - Spett.le H
P _ i ) i, COMUNE D! PORTO AZZURRO :
OMAELEA SRL ' ! LUNGOMARE PARIDEADAM,19 {
Sede Legals e Amministraliva Officina & Centro Révislon]“Portoferra]o | 570236 PORTO AEURRO (L t
Via Giannutrl 18, 57037 Isola D'Elba L ' Deslinazione corrispondenza | E
Tel.0S65 917 631 Fax0565845 435 1, wesmmeens T '
:Ila Della ColllneflsgglzoGuasllcce i COMUNE DI PORTO AZZURRO $
57017 Collesalvatt| (LI} .+ LUNGOMARE PARIDE ADAMI 19 §
P.lva 01072190497 Tel : 0586 9820B5/983046 i 57036 PORTQ AZZURRO {Ln H
www.omaetbagroup.il elbaservice@omaelbagroup.it ‘ - 3
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Cod. Cli,  JIVA Valula "Codice fiscale Padlita IVA Numero doc, ] \ Data doc, ™ | Pag.
42 225P EURO 82001830494 IT 00425620459 3J/EL Ty |02/014202511 1 1
Cedice e descrizione pagamento Banca d'appoggio 1
110 NR. 01 BB 60 GGDF {
Telelong Agenle Tipo docymentp_,_ T R, EE T
0565-921628 PREVENTIVO. ~ \ s
Caodice Descrizione U.M. Quantita PrezzoUn.  Sci%Sc.2% Imp. Nella VA
AUTOCARRO DAMLER 1518 TARGA Co i R N
CT 593KT P s .
ELBADIRCOMPORT DIRITTI COM. PORTOFERRAID PER NM 1,00 21,50| 0,00 0,00 21,50|EB
REVISIONI .I
ELBADIRMCTC DIRITTIMCTC PER REVISION! ELBA NM 1,00 45,50| 0,00 0,00 45,50|EB
PRE CONTR,PREREVISIONE NM 1,00 30,00| 0,00 0.00 30,00;281
REVDUE REVISIONI DUE ABSI NM 1,00 150,004 0,00 0,00 150,00[251
DIRAGE DIRITTLAGENZIA 1,00 10,00( 0,00} D,00 10,00(2Gf
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Imponibifa ™" [ ARRAT [T " importa VA Totale merce % Sconto [ importa sconté 1. Natio merce
— e " 2s7,00] 440 ) | .1 @00
Holli Spesa incasso P . _Abbyono. | Acconlo
et h s 3 kO e, Pl R S T l‘: AR
H
TOTALE A PAGARE TOTALE F‘RE'VENT]VO
o - 257,00 _ | 2088
Firma (per uso Firma per atceltazione merci
intarna)

Originale Cllente ' i




