Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro \

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2
@comuneportoazzurro.liit> :

Inviato: martedi 28 maggio 2024 11:20 |

A: protocollo@comuneportoazzurro,[i.it

Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: |: Richiesta preventivo di spesa per lampade Disano 1610 Wall

Allegati: PREV_185_2024_COMUNE_DI_PORTO_AZZURRO.PDF

Categorie: Categoria rossa

Da: PADLO DE FILIPPO [mailto:paolodefilippo.proesis@gmail.com]
Inviato: martedi 28 maggio 2024 10:30

A: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubbliciZ@comuneportoazzurro.li.it>
Oggetto: Re: Richiesta preventivo di spesa per lampade Disano 1610 Wall

Buongiorno, \
In allegato offerta come da richiesta. l.
Vi comunico che sono disponibili gli ultimi 7 pezzi in pronta consegna.

Inoltre Vi informo che la destinazione merce ¢ stata gia registrata come da Vs nota.

Attendo Vs cortese riscontro.

Saluti

Il giorno mar 28 mag 2024 alle ore 10:19 Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro
<lavoripubblici2(@comuneportoazzurro.li.it> ha scritto:

Buongiorno,

con la presente si richiede jf preventive di spesa per Ia fornitura del seguente materiale’

|
|

¢ N.7 Lampade Disano 53061100 wall sch/l 1610 flc2x9s nrl gr:

Il materiale dovra essere spedito franco ns. sede sita in’

e Comune di Porto Azzurro

¢/o Magazzino Comunale

Loc. Bocchetto . & 1




57036 Porto Azzurro (L1j

Cordiali Saluti,

Riccardo Ravaioli

} COMUNE DI PORTQO AZZURRO
Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
Lungomare Paride Adami gia
Banchina IV Novembre n. 19

57036 PORTO AZZURRO (L)

Ph: +39 0565 921626

Fax: +39 0565 921635

mail: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li. it

pec: lavoripubblici@pec. comuneportoazzurro.li. it

Sito Internet: www.comuneportoazzurro. li. it
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Proesis srl
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70132 Bari (BA) ltaly
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i
Spett.le )
COMUNE DI PORTO AZZURRO
Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
Lungomare Paride Adami gia
Banchina IV Novembre n. 19
Preventivo N. 185 del 2B/05/2024 57036 PORTO AZZURRO (LI)
Referente : P.iva
: C.a. Sig. Riccardo Ravaioli
PaginaN. 1 di 1 g l )
Codice Prodotto Descrizione Q.ta |Prezzo lva i‘l’otale Iva|Disp.
esclusa i esclusa
53061100 WALL SCH/L.1610 FLC2X9S5 NRL GR 7 45,000 |\  315,00/SI
Spese di trasporto 1 20,00 | 20,00
Totale Articoli : 335,00
Spese di trasporto : 20,00
IVA / impaoste : 73,70
Totale Documento : 408,70
Pagamento:  Bonifico bancario anticipato
Per accettazione
dell'offerta e delle condizioni
PROESIS SRL - QUTLET DELL' ELETTRICO
Timbro e firma
PER BONIFICO:

BENEFICIARIO: PROESIS SRL

IBAN: IT91 M 03065 41603 1000 000D 0508
BIC/SWIFT: BCITITMM

BANCA INTESA SAN PAOLO






