Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

]

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2)

' @comuneportoazzurro.li.it>
Inviato: martedi 9 gennaio 2024 12:34
A: protocollo@comuneportoazzurro,li.it
Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it
Oggetto: I: CONGUAGLIO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP LAVORI PUBBLIC
Categorie: Categoria rossa

Da: Amministrazione - Centro Ufficio Elba [mailto:amministrazione@centroufficioelba.it]
Inviato: martedi 9 gennaio 2024 10:42

A: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it

Cc: lavoripubblici3@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: CONGUAGLIO COPIE MULTIFUNZIONE SHARP LAVORI PUBBLIC|

Buongiorno,

in riferimento al contratto di noleggio della multifunzione Sharp installata presso il vostro ufficio, facciamo presente

che sono state effettuate stampe/copie fuori contratto:

copie a colori n. 16416, (incluse nel noleggio 4800) da fatturare 5609 a 0,08 per un totale di €448,72 pill iva.
Vi chiediamo pertanto I'autorizzazione a fatturare e il relativo CIG da utilizzare,
Grazie mille
Cordiali saluti
Anna
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Anna Berli
Responsabile Settoié amministrativo
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