Ufficio Segreteria - Comune di Porto Azzurro

1 R
Da: nkCenter <info@inkcentershop.com>
Inviato: giovedt 21 settembre 2023 16:15
A: Ufficio Segreteria - Comune di Porto Azzurro
Oggetto: Re: richiesta preventivo

Ciao Alessandra il preventivo per il toner originale

Toner alta capacita W1350X originale HP' € 75,00 + iva

Grazie
Saluti
Giacomo Acinelli
- . - ] , '
InkCenter di Acinelli G. & C. Snc : co‘wﬁE 114 PORTO AZZUR'

Via Traversa, 27
57038 Rio Marina (LI) 2
Tel/Fax 0565/925072 Pﬁﬁ?.g@
mobile 339/3519889 i
e-mail ordinaria: info@inkcentershop.com
e-mail certificata: inkcentershop@legalmail.it
P.IVA: 01302760499

2 SET. 2023
et 9. car. £

Le informazioni e gli allegati contenuti in questo messaggio sono riservati e confidenziali ed il loro utilizzo & consentito esclusivamente al
destinatario del messaggio, per [e finality indicate nello stesso. Qualora Lei non fosse la persona destinatarfa, La invitiamo ad eliminare il
messaggio dal Suo Sistermna ed a distruggere le varie copie o starnpe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio &
contrario ai principi del GDPR 2016/679. La societa InkCenter snc ha eseguito i possibili controlli per assicurarsi che questo messaggio ed
eventuali allegati siano privi di Virus. Si consiglia comunque di trattare lo stesso, applicando corrette procedure per assicurarsi che ne sia privo
al suo utilizzo.GDPR 2016/679 - Note di riservatezzall presente documento pud contenere informazioni riservate e/o confidenziali ed &-ad
esclusivo use del destinatario (o suo delegato o incaricato).l dati ed i contenuti sono trattati secondo la vigente normativa del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, Se, per errore, avete ricevuto-questo documento, nello scusarci per I'accaduto, Vi preghiamo di distruggere
il documento e di segnalarlo immediatamente al mittente.Non potete effettuare trattamento alcuno. Lo scrivente non si assume alcuna
responsabilita per eventuali diffusioni, comunicazioni, utilizzo, intercettazioni, modifiche o danneggiamenti causati dal presente documento e
per le eventuali conseguenze.

From: Ufficio Segreteria - Comune di Porto Azziirro -
Sent: Thursday, September 21, 2023 3:47 PM
To: 'INKCENTER PF'

Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it
Subject: richiesta preventivo

Buon giorno, perdonami ti chiedo il preventivo anche per HP M234 black originale .
Grazie mille Alessandra



