Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <laveripulbblici2
@comuneportoazzurro.iit>

Inviato: lunedi 21 agosto 2023 13:35

A: protocollo@comuneportoazzurro.liit

Cc: inviata@comuneportoazzurro liit

Oggetto: : Preventivo Stix

Allegati: Preventivo-59_2023-Comune-di-Porto-Azzurro.pdf.p7m; Preventive-598_2023-

Comune-di-Porto-Azzurro.pdf

a protocoltare allegato,

Da: lavoripubblici3@comuneportoazzurro.ii.it [mailta:lavoripubblici3@comuneportoazzurro.li.it]
Inviato: lunedi 21 agosto 2023 13:32

A: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: Fwd: Preventivo Stix

Jessica DEMELAS
Comune di Porto Azzurro

Ufficio Tecnico LL, PP,

Lungorare Paride Adand, 19
57036 Porto Azzurro LI

Tel. e Fax 0565 921628 - 47

—————————— Messaggio originale «--s-----

Da: "Stix \" Derattizzazione & Disinfestazioni \" Isola d' Elba" <stefano.regini@libero it>
A: Ufficio Lavori Pubblict - Comune di Porto Azzurro
<lavoripubblici3@comuneportoazzurro.li.it>

Data: 21/08/2023 12:54 CEST

Oggetto: Preventivo Stix

Si prega di prendere visione dell'allegato.



Stix di Stefano Reginl Derattizzazione e Disinfestazione
Localith Reale n® 8 - 57036 - Porto Azzurro {LI)
P.iva 01517080493 - £.F. RGNSFN75M26G912M

PREVENTIVO nr. 59/2023 del 17/08/2023

CF 820018304%4 DESTINATARIO

EMAIL riccarde.ravaioli@comune. portoazzurio.li. it Comune di Porto Azzurro
Banchina IV Novembre

57036 Porto Azzurro (L)

CODPICE | DESCREZIONE QUAMTITA | PREZZO UNITARIC IMPCRTO

~20 | €35,00.| €700,00

o7 f’.;paraffma B : :
RS tutt gl erogato__csara mstailata un et_schet an it numero progresswo & dltta F
- -appaltatrlce aumeri di. teleforso in caso‘dt emmergenza, il predotto uuh??ato ed: 1% '
suo antldoto., i P -
mmmmmggio & sostituzione esca 4 £70,00 1 € 280,00

MODALITA DI PAGAMENTO

BOMIFICO

IBAN: FIe1 208034707 1000000441880
INTESTATARIO: BEGINI STEFANG

RIEPILOGO VA . IMPORIBILE  IMPOSTE
22% 980,00 £215,60

Impontbile € 980,00
Totale VA € 215,60

€ 1.195,60

Stix di Stefano Regini Derattizzazrione e Disinfestazione stefano.regini@libero.it

Preventivo nr. 59/2023 del 17/08/2023 -1 /1 tal /Fax: 0565920240 « call: 13841756820



Info E@r*t )

TIREREA GRCUP

GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 22/08/2023 09:51:56 UTC

File verificato:

C:\Users\Guglielmi\AppData\Local\MicrosoftiWindows\INetCache\Content.Outlookl AGFVFBQU\Preventivo-
59_2023-Comune-di-Porto-Azzurro.pdf.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : STEFANO REGINI _

Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 22/08/2023 09:51:56 UTC)

Verifica di validita Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 22/08/2023
online: 09:55:57 UTC

Dati del certificato del firmatario STEFANO REGINI

Nome, Cognome:

Numero identificativo:

Data dl scadenza:
Autorita di
cettificazione:

Documentazione del
certificato (CPS):

Identificativo del CPS:
|dentificativo del CPS;
identificativo del CPS;:

Note di utilizzo del
certificato:

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale & adesso

STEFANO REGINI

SIG0000005070591

30/11/2025 00:00:00 UTC

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider,

VATIT-02313821007

T,

https://id.infocamere.it/digitai-id/firma-digitale/manuali.html

OID 0.4.0.194112.1.2

OID 1.3.76.14.1.1.30

0Ib 1.3.76.16.6

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

infoCert S.p.A. (https:/iwww.infocert.it/) 2022 |
P.IVA 07945211006



