Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <laveripubblici2
@comuneportoazzurro.liit>

Inviato: mercoled] 21 dicembre 2022 13:17

A: protoccilo@comuneportoazzurro,liit

Oggetto: I: Conguaglio copie Multifunzione Sharp

Da protocoilare.

Da: Amministrazione - Centro Ufficio Elba [mailto:amministrazione @centroufficioeiba.it]
Inviato: mercoledi 21 dicembre 2022 12:30

A: lavoripubblici2@comuneportoazzurro liit; lavoripubblicid @comuneparioazzurre.|i.it
Oggetto: Conguaglio copie Multifunzione Sharp

Buongiorno,

in riferimento alla multifunzione sharp a noleggio, installata presse il vostro ufficio, chiediamo I'autorizzazione a
fatturare le copie a colori fuari contratto,

Ci risultano n. 6007 copie ad oggi, tolte quelle incluse nel contratte n. 4800, ne dobbiamo fatture n. 1207 a £ 0,08
per un totale di € 96.56 pili iva 22%.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti -
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