Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porte Azzurre <lavoripubbliciz
@comuneportocazzurro.liit>

Inviato: lunedi 5 settembre 2022 10:45

A protocollo@comunegortoazzurro li.it

Qggetto: I INVIO CONSUNTIVO

Da Protocollare,

Da: Cristina [mailto:cristina@tmabogliari.it)]
Inviato: funadl 5 settembre 2022 10:35

A lavoripubblici2@comuneportoazzurro.l.it
Oggetto: [: INVIO CONSUNTIVO

Da: CRISTINA [mailto;cristina@tmasnc.it]

inviato: luned 5 settembre 2022 10:32

A: 'lavoripubblici@comuneportoazzurro liit' <laveripubblici@comuneportoazzurro.liit>
Cc: 'franco@tmabogliari.it' <franco@imaboghari.it>

Oggetto: [; INVIO CONSUNTIVO

Da: CRISTINA [maiito:cristina@tmasne.it]
Inviato: venerdi § luglic 2022 16:31
A:'lavoripubblici3@comuneportoazzurro.li.it' <lavoripubblici3 @comdneportoazzurre. li.it>; ‘franco@tmaboghaw it’
<franco@tmabogliari.it>
Oggetto: INVIO CONSUNTIVO

Buonasera
Con la presente inviamo consuntivo relativo alla riparazione dei clindr

IMPORTO RIPARAZIONE : EURG 2.280,00

TRASPCORTO: Eurc 80,00 e

: WONEDLPCT
Tolale 2.360,00 + iva = Euto 2.879,20 CUBUNE DY

[} E L S H
COD. IBAN : IT 19N0503414101000000004354 - 75&' % ,

Aftendiamo Vs, dall anagraficl per poter emettere la fattura . R



