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Ufficio Lavori Pubblici

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2

@comuneportoazzurro.li.it>

Inviato: lunedì 29 dicembre 2025 14:11

A: lavoripubblici3@comuneportoazzurro.li.it

Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: I: Preventivo di spesa mediazione

 

 

Da: paoloditursi [mailto:paoloditursi@libero.it]  

Inviato: lunedì 29 dicembre 2025 13:03 

A: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it 

Oggetto: Preventivo di spesa mediazione 

 

Buongiorno, 

facendo seguito al preventivo trasmesso in data 27 c.m., lo scrivente comunica di poter ridurre l'importo 

totale ad Euro 3.140,00 comprensivo di compensi, spese, cpa e qualsiasi altro onere accessorio. 

In attesa porgo  

Cordiali Saluti 

Paolo Di Tursi 

 

 

 
Inviato dal mio Galaxy 
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