Ufficio Tributi - Comune Porto Azzurro

Oggetto: |: fatturazione

Da: Laura Manera <l.manera@alma-spa.it>

Inviato: venerdi 7 novembre 2025 10:44

A: Ufficio Tributi - Comune Porto Azzurro <tributil@comuneportoazzurro.li.it>
Oggetto: Re: fatturazione

Buongiorno.
Ad oggi cirisulta che fattura del IV trimestre conterra per certo | seguenti servizi:

Canone gestione stipendi € 357,25x3 =€ 1071,75 + IVA

Collegamento contabiiita € 20,00 x 3 =€ 60,00 + IVA
Flusso disposizioni pagamento € 10,00 x 3 = € 30,00 + IVA

A tali voci dovrete aggiungere eventuali servizi extra da voi richiesti ed espletati da Alma entro il
31/12/2025, ma ad oggi non abbiamo modo di stimare questo importo.
Cordiali saluti

Alma

Laura Manera

Alma STP

Via Frabosa 29/B

12089 Villanova Mondovi

Tel. 0174 599711 (30 linee r.a.)
Fax 0174 599702

E-mail .manera@alma-spa.it
www.almacentroservizi.it

ALMA S.p.A. Sede legale: Via Frabosa 29/b - 12089 Villanova Mondovi (CN)
C.F./P.IVA 00572290047, R.E.A. n.109483, Registro Imprese Cuneo n.00572290047, Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v.

From: Ufficio Tributi - Comune Porto Azzurro <tributil@comuneportoazzurro.li.it>
Sent: Tuesday, October 28, 2025 10:39

To: Posta Internet <posta@alma-spa.it>; Laura Manera <l.manera@alma-spa.it>
Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it <inviata@comuneportoazzurro.li.it>
Subject: fatturazione

You don't often get email from tributi1@comuneportoazzurro.li.it. Learn why this is important



residuo ALMA INETTO LORDO
IMP 575 538,92
ADEMPIMENTI FINE ANNO 1.071,75 1.307,54
CANONE GESTIONE STIPENDI 60,00 73,20
COLLEGAMENTO CONTABILITA' 30,00 36,60
1.161,75 1.417,34
'|RESIDUC DA IMPEGNARE 878,42{LORDO
720,01
ADEMPIMENTI INAIL 100
820 1000,4




