Ufficio.ProtocolIo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro lavoripubblici
@comuneportoazzurro.li.it>

Inviato; martedi 23 settembre 2025 11:05

A: protocollo@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: [: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA

Allegati: GA705WC porter.pdf

Buongiorno, allego alla presente preventivo da protocollare.
Buona giornata

Da: Coral Piombino [mailto:piombino@coralcoop.it]

Inviato: martedi 23 settembre 2025 10:43

A: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblicil@comuneportoazzurro.li.it>
Oggetto: Re: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA

ALLEGO PREVENTIVO

11 22/09/2025 10:07, Ufficio Lavori Pubbilici - Comune di Porto Azzurro ha scritto:

Buongiorno,

con la presente si richiede il preventivo di spesa per la fornitura dei pezzi|di ricambio del

mezzo Autocarro Porter targato GA705WC sotto elencati:
1. N. 1 finestrino anteriore sinistro;
2. N. 2 galleggianti del serbatoio a benzina;

3. N. 1 tirante sterzo;

Si allega il libretto dei suddetto mezzo.

Si prega di comunicare se il prezzo & comprensivo di IVA e di inserire nel preventivo

I’importo per il trasporto presso il Magazzino Comunale ubicato in Loc. Bocchetto, Porto

Azzurro (LI).

In attesa di un VS. riscontro si porgono cordiali saluti,

&é&w&. %fﬂl%@ ODBerell;

COMUNE DI PORTO AZZURRO
Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
Lungomare Paride Adami gia
Banchina IV Novembre n. 19
357036 PORTO AZZURRO (L]




Tel: +39 0565 921635

Email: lavoripubblicil@comuneportoazzurro {i it

Pec: lavoripubblici{@pec.comuneportoazzurro.li. it

Sito Internet: www.comuneportoazzurro.li.it

PROTEZIONE DEI DAT] PERSONALL

Il presente messaggio e-mail, € gli allegati allo stesso, sono indinzzati esclusivamente ai soggetti indicati come destinatari, sia che si tratti di destinatari direti,
sia che si tratti di destinatari a cui il messaggio & inviato per conoscenza. Solo i soggetti destinatari, autorizzati alla ricezione, possono effettuare il trattamento
del presente messaggio e degli allegati nonché il trattamento dei dati in esso contenuti. I] contenuto del messaggio e degli allegati pud avere natura confidenziale
efo privilegi legali. | dati personali contenuti nel messaggio ¢ negli allegati devona essere trattati conformemente al Reg. n. 679/2016 UE (GDPR) del D.lgs.
196/2003, come modificato dal D.1gs.101/2018, E pertanta illecita il trattamento da parte di soggetti non autorizzati ed & illecita, in particolare, la comunicazione
e 1a diffusione dei dati personali in violazione delle dispesizioni del GDPR e della normativa interna di adeguamento. Il soggetto non destinatario che, per emrore,
riceva il presente messaggio & tenuto 2 non leggere, non copiare, non inoltrare ¢ non archiviare il messaggio medesimo. E tenuto altresi a dame immediata
comunicazione al mittente, anche inviando un messaggio di ritomo all’indirizzo e-mail del mittente medesimo, nonché a eliminare integralmente il messaggio
dal proprio sistema informatico, server e client.




CO.R.A.LL Soc.Coop. a.r.l
Consorzio Regionale Autoriparatori Livornesi

coralcoop@coralcoop.it

Consorzio Regionale Autoriparatori Livornesi

Deposito di Partenza
Via Adige 15 04

57025 Montegemoli LI

Tel. 05651720106 Fax 05651720105

Dastinazione

COMUNE DI PORTO AZZURRQO
MAGAZZINO COMUNALE
LOC., BOCCHETTO

Sede legale - 57122 Livorno - Via degli Acquaiocli, 10

Magazzini Ricambi:

Via degli Acquaioli, 10 - 57122 Livorno
Tel. 0586 422649 - Fax 0586 426752 - ordini@coralcoop.it

|
Via G.Rossa, 25 - 57013 Rosignano Solvay
Tel. 0586 791333 - Fax 0586 761955 - rosignano@coralcoop.it

|
Via del Nugolalo, 64 — 56023 Navacchio (Cascina) (PI)
Tel. 050 760781 - Fax 050 769765 - pisa@coralcoop.it

Via Adige, 15 — 57025 Montegemoli - Flombino (LI)
Tel. 0565 1720106 - Fax 0565 1720107 —piombino@coralcoop.it

C.C.LAALIREA 55288 - RI/C.F./P.l. 00295520498

OFFERTA CLIENTE

Cliente Numero Data Pag.
834422 XC/STD/5105566 23/09/2025 2t
Spett.Le

COMUNE DI PORTO AZZURRO

BANCHINA IV NOVEMBRE N° 19
57036 PORTO AZZURRO |LI

57036 PORTO AZZURRO (LI) Tel. Fax
Partita IVA Causale Riferimanto Agente Operatore
GATO5SWC porter na agente Pistelesi Matt
Codice Fiscale Pagamento Coordinate Bancarie o Banca Interna
82001830494 BONIFICO BANCARIO VISTA F|IBAN:IT7720103013903000000706904 MPS AG.3
Modalita consegna Porto Venditore Aspetto esteriore Colli Peso
A MEZZO DESTINATARID
004561461
Articolo Descrizione UM} Quantita Llstinc»'l Prazzo Sc. NETTO va
VETRC PORTA SX NR| 1,00 | NETTO 123,600 123,60 1227
SENSQCRE LIVELLO CARBURANTE NR 2,00 | NETTO 86, 600 173,20 (224
TIRANTE STERZO NR| 1,00 | NETTO 43,000 43,00 22}‘J
KIT BOCCOLE TIRANTE STERZO NR 1,00 | NETTO 41,500 41,50 224

4

3

Vottoro

TOTALE IMPONIBIL]
381,30
TOTALE IMPOSTE
83,89
TOTALE
465,19 EUR

I prezzi riportati nell' Offerta sono validi 30 gg.







