Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblicii
@comuneportoazzurro.liit>

Inviato: venerdi 8 agosto 2025 11:26

A: protocollo@comuneportoazzurro.Ji.it

Oggetto: I: Conferma intervento di disinfestazione zanzare

Allegati: Prev. 2025 Comune di Porto Azzurro - insetti xilofagi travi in legno teatro cinema

Via Marconi.pdf

Categorie: Categoria rossa

Buongiorno, allego alla presente preventivo da protocollare,
Grazie

Da: info@igieneservice.net [mailto:info@igieneservice.net]

Inviato: giovedi 7 agosto 2025 20:22

A: 'Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro' <lavoripubblicil@comuneportoazzurro.li.it>
Cc: tecnico@igieneservice.net

Oggetto: R: Conferma intervento di disinfestazione zanzare

Buonasera,

ci scusiamo per il ritardo nel rispondere ma in questi giorni siamo stati piuttosto oberati di lavoro e chiamate.
Trasmettiamo in allegato il preventivo richiesto.

In caso di accettazione sara nostra premura, come a dicembre scorso, accordarsi con il personale del teatrino per la
programmazione del lavoro in un giorno di inattivita della struttura.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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Sede legale e amministrativa: Via Largo Planosa, 3 - Loc. Antiche Saline - 57037 Portoferraio (L1)
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Mail: info@igieneservice.net - Mail certificata: igieneservice.srl@pec.it

Web: www.igieneservice.net

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro [mailto:lavoripubblici1 @comuneportoazzurro.li.it]
Inviato: venerdi 1 agosto 2025 14:41

A: info@igieneservice.net

Oggetto: R: Canferma intervento di disinfestazione zanzare

Buongiorno, con la presente si richiede il preventivo di spesa per un ulteriore disinfestazione di termiti presso il
“Teatrino delle suore” ubicato in Via Cerboni.
In attesa di un vs. riscontro si porgono cordiali saluti.



Da: info@igieneservice.net [mailto:info@igieneservice.net)
Inviato: martedi 29 luglio 2025 12:37

A: 'Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro' <lavoripubblicil @comuneportoazzurro.li.it>
Cc: poliziamunicipalel@comuneportoazzurro.li.it; poliziamunicipale@comuneportoazzurro.li.it;
tecnico@igieneservice.net

Oggetto: Conferma intervento di disinfestazione zanzare

Buongiorno,
con la presente comunichiamo di aver messo in programma il seguente trattamento di disinfestazione:

- 3%intervento di disinfestazione da insetti volanti nella nottata tra giovedi 31 luglio e venerdi 1 agosto,
indicativamente dalle ore 02.30/03.00 in poi, tramite jeep pick up con gruppo atomizzatore;

Lintervento verra effettuato con F'automezzo targato FH757TL oppure con quello targato DF761FZ, entrambi
Mitsubishi modello L200.

Chiediamo gentilmente alla Polizia Municipale, che ci legge in copia, di prenderne debita nota onde evitare possibili
sanzioni qualora i nostri tecnici siano obbligati a transitare nelle zone ZTL e pedonali.

Cordiali saluti.
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IGIENE SERVICE s.r.1.
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57037 Portoferraio (LI)
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Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro [mailto:lavoripubblici2@comuneportoazzurro.liit]
Inviato: martedi 24 giugno 2025 18:53

A: info@igieneservice.net

Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: Trasmissione Determina di Impegno di Spesa

Buonasera,

si trasmette in allegato determina di impegno di spesa per I'affidamento del “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE,
DISINFESTAZIONE E DEBLATTAZIONE DEL TERRITGORIO COMUNALE DI PORTO AZZURRO PER L'ANNO 2025”,

Siprega di re-inoltrare a quest’ ufficio la determina allegata firmata digitalmente.

Cordiali Saluti.

Riccardo Ravaioli
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Servizi Ambientali Spettabile

Comune di Porto Azzurro
Ufficio Tecnico
Area Ambiente e Territorio

mail: lavoripubblicii@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: Preventivo per intervento di disinfestazione da insetti xilofagi presso teatro/cinema in
Via Marconi a Porto Azzurro - anno 2025

A seguito Vostra gentile richiesta, trasmettiamo dj seguito la quotazione per un intervento
di disinfestazione da insetti xilofagi (tarli, tarme e termiti del legno) in alcuni travi, travetti e
parti in legno infestati presenti presso il teatro cinema in Via Marconi a Porto Azzurro,

Da quanto descritto dal personale lavoratore in struttura, a differenza di dicembre scorso, il
problema risulta essere in una zona dell’edificio diversa dal precedente trattamento effettuato lo
sCorso anno, ma soprattutto risulta essere per il momento circoscritto ad una sola zona.

Oltre a trattare quest’area ex novo, per il quale rimettiamo il preventivo di spesa,
consigliamo essendo gia sul posto di dare un’altra mano rafforzativa di insetticida nelle zone trattate
a dicembre scorso, cosi da aumentare la copertura del trattamento.

Pertanto sottoponiamo due opzioni che potete valutare:

- n. 1 Trattamento di disinfestazione da insetti xilofagi nefla zona ultima segnalata, oggetto
di richiesta mail
x Euro 420,00 + lva 22%.

Oppure in alternativa

- n. 1 Trattamento di disinfestazione da insetti xilofagi nella zona ultima segnalata, oggetto
di richiesta mail + trattamento di richiamo nelle zone oggetto di problematica nei
mesi scorsi per le quali consigliamo un rinforzo essendo passati ormai gia diversi mesi

x Euro 640,00 + [va 22%.

St fa presente che i locali dovranno rimanere chiusi per almeno 24 ore a seguito del
trattamento, con successiva apertura di porte e finestre per qualche ora cosi da far arieggiare le
stanze.

Rimanendo in attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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