Ufficio Protocollo - Comune di Porto Azzurro

Da: Ufficio Lavori Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2
@comuneportoazzurro.liit>

Inviato: venerdi 8 agosto 2025 11:32

A protecollo@comuneportoazzurro.li.it

Cc: inviata@comuneportoazzurro.li.it

Oggetto: |: OFFERTA AEC B204250024A01 RICAMBI ALIMENTATORI

Allegati; 3009285916.PDF

Categorie: Categoria rossa

Da: MAINARDI Michele [mailto:Michele. MAINARDI@sonepar.it)

Inviato: venerdi 8 agosto 2025 10:26

A: favoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it

Cc: FRANCINI MASCAGNI Davide <Davide.FRANCINIMASCAGNI@sonepar.it>; SCOTTO Diego
<Diego.SCOTTO@scnepar.it>

Oggetto: R: OFFERTA AEC B204250024A01 RICAMBI ALIMENTATORI

Buongiorno Riccardo,

in allegato U'offerta richiesta.
Fammi sapere.

Grazie

Saluti
CoMuNe o PORTO 4 275

08 AGD. 25

MICHELE MAINARDI
RESPONSABILE PUNTO VENDITA - BUSINESS AREA NORD . O 8,-. O C(

SONEPAR ITALIA SPA

Michele MAINARDI@sonepar.it

Tel: +390586429301

Cell. +393298316854

VIA PROVINCIALE PISANA 617, 57100 LIVORNQ, ITALY
www sonepar.it
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Da: FRANCINI MASCAGNI Davide <Davide.FRANCINIMASCAGNI@sonepar.it>

Inviato: Thursday, August 7, 2025 5:44:36 PM

A: Ufficio Lavari Pubblici - Comune di Porto Azzurro <lavoripubblici2 @comuneportoazzurro.li.it>
Cc: SCOTTO Diego <Diego.SCOTTO@sonepar.it>

Oggetto: I: OFFERTA AEC B204250024A01 RICAMBI ALIMENTATORI

Buonasera Riccardo

il prezzo dell'alimentatore € 68,8€ cadauno (gia tarato correttamente per la lampada in foto )
costo del trasporto 30€

fammi sapere

ciao
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Sede QOperativa Nord
Via Riviera Maestri dal Lavaro, 24 - 35127 Padova
Tel. 049 8292111

Numero documento / data

3009285916 del 08.08.2025
N.Agenfe 8002001

FRANCINI MASCAGNI DAVIDE ve.Rifedmentay/idats

Ufficio commerciale

MAINARD! MICHELE

E-mail: michele.mainardi@sonepar.it

Fax:  0586-409701 TEL 0586-429301 Validita finoal  05.09.2025
Magazzino

MZ05 - Livorno (LI)

N.Cliente 2359479

Spett.le

COMUNE D1 PORTO AZZURRO
LUNGOMARE PARIDE ADAM!, 19
57036 PORTO AZZURRO LI

Cond. pagamento R.DIR. B.BAN. 60GG FM

Cond. consegna Porto franco
Pos. Prodotto Data cons. Qta Qta UM Prezzo Imp.Netto
Descrizione Richiesta ord. conf. EUR EUR
10 F14XXX 5 pPZ 68.800,00x 1.000 344,00
ALIMENTATORE
ALIMENTATORE PER PIT100000008_2B ITALO 1 STW DA 4M 525m
20 F13TRA 1 PZ 30,00 x 1 30,00
SPESE DI TRASPORTO
Totale Valore EUR 374,00
coMune ot PORTO AZZURRO
8 8 AGD. 2025
Prot o Clicoans: Cat.......

Validita del presente documento secondo data riportata esclusi | condutteri, in quanto soggetti a variazioni rame, per i quali la validita & 2 giomi.

Le Condizioni di vendita riportate ne! presente documento sono integrate dal listino servizi Regionale/Nazionale. Bobine in l[egno a norma A.N.LLE.

| termint di consegna non sono mai impegnativi e sono subardinati alla possibilita di approvvigionamento dell'azienda Venditrice in Italia o allestero
nonche ai casi di forza maggiore, scieperl, interruzioni di linee e servizi, mancanza di mezz! di trasporto.

| prezzi espost sono da considerarsi IVA ESCLUSA. Il pagamento sopra esposto & vincolato all'appravazione efo capienza fido a voi riservata.

Il presente ardine si intende regolato dalle Condizioni Generali di Vendita presenti sul slto www.sonepar.it. Titolare del trattamento dei dati personali
& Sonepar italia 8.p.A., con sede legale in Riviera Maestri de! Lavora 24 - 35127 Padova (ltalia). Privacy Policy e informativa completa disponibili sul
sito www.sonepar.it.
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